
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI AĞRI MERKEZ İpekyolu Ortaokulu PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2 72 1124 1223 41691

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,18 6 3 4,82 6 3 5,47 4 4 3,01 6 7 3,09 9 8 6,70 43 33 32,27 225,940

Okul Ortalaması 9 9 6,52 4 5 2,56 6 4 4,30 3 5 0,98 5 10 1,73 7 11 3,33 34 43 19,42 175,560

KATILIMLAR

1 20 MUHAMMET CAN 8F 14 4 12,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 2 2,33 13 3 12,00 17 3 16,00 65 14 60,33 367,117 1 1 22 22 4048

2 12 DİJLE AKA 8F 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 14 3 13,00 14 6 12,00 68 19 61,68 366,350 2 2 24 24 4098

3 884 ELANUR BENGİ 8F 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 8 8 5,33 17 3 16,00 68 16 62,66 359,513 3 3 29 30 4528

4 33 ÜMMÜGÜLSÜM ÇEPER 8F 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 6 2,00 8 7 5,67 12 8 9,33 64 21 57,00 328,663 4 4 49 50 6771

5 941 SELMA ŞİRİP 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 11 4 9,67 11 8 8,33 63 21 56,01 326,213 1 5 52 54 6996

6 106 ZEYNEP ÇEPER 8F 18 1 17,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 0 8,00 14 5 12,33 6 12 2,00 63 21 56,00 325,393 5 6 53 55 7058

7 2030 HİVANUR GÜNEŞ 8F 10 7 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 12 4 10,67 12 6 10,00 51 20 44,34 292,483 6 7 98 103 10191

8 987 ARZU YUR 8F 17 3 16,00 5 5 3,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 8 6 6,00 12 8 9,33 53 31 42,66 290,953 7 8 101 106 10345

9 943 BERFİN NEŞVAT *F 13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 7 7 4,67 12 8 9,33 55 29 45,33 273,807 1 9 131 139 12300

10 911 MELİKE SANCAK 8F 14 3 13,00 7 2 6,33 6 3 5,00 4 2 3,33 13 6 11,00 44 16 38,66 268,347 8 10 137 145 12948

11 43 SERAP ZENGİ 8F 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 2 1,33 6 10 2,67 12 6 10,00 49 29 39,33 263,813 9 11 145 156 13485

12 955 ESMA HÜSNA BENGİ 8F 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 5 -0,67 8 7 5,67 11 8 8,33 48 32 37,33 263,453 10 12 146 157 13529

13 117 İSLAM SANTO 8C 14 6 12,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 5 5,33 12 8 9,33 44 28 34,66 261,220 1 13 149 161 13825

14 906 CAN YÜ YÜCE 8A 13 3 12,00 8 1 7,67 9 1 8,67 1 5 -0,67 7 5 5,33 9 7 6,67 47 22 39,67 259,440 2 14 155 167 14070

15 34 YAĞMUR ÇİFTÇİ 8F 15 5 13,33 5 5 3,33 10 0 10,00 2 8 -0,67 6 10 2,67 10 10 6,67 48 38 35,33 242,987 11 15 194 207 16250

16 903 CANAN NİKÜ 8E 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 8 1,33 9 8 6,33 47 32 36,33 234,903 1 16 220 235 17368

17 121 FATMA ARTİŞ 8F 11 8 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 6 1,00 3 9 0,00 13 6 11,00 42 37 29,66 221,523 12 17 267 286 19356

18 978 MELİSA BENGİ 8E 9 11 5,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 5 5,33 9 9 6,00 40 40 26,65 212,367 2 18 299 320 20818

19 916 ÖZKAN BABAYİĞİT 8D 9 7 6,67 6 2 5,33 9 1 8,67 1 1 0,67 4 14 -0,67 12 8 9,33 41 33 30,00 206,887 1 19 323 348 21613

20 925 İSMAİL ÇEÇEN 8E 10 9 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 6 1,00 4 8 1,33 10 10 6,67 42 38 29,34 206,280 3 20 326 353 21721

21 910 EDA KARAKOÇ 8F 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 11 1,33 7 12 3,00 44 41 30,33 205,830 13 21 328 355 21796

22 551 MUHAMMED URAY 8E 10 8 7,33 1 2 0,33 7 2 6,33 1 2 0,33 8 8 5,33 7 11 3,33 34 33 22,98 202,417 4 22 342 372 22353

23 499 ABDULSAMET URAY 8B 11 6 9,00 3 4 1,67 8 2 7,33 3 3 2,00 4 8 1,33 7 10 3,67 36 33 25,00 193,893 1 23 378 411 23773

24 877 VOLKAN OĞUR 8B 14 4 12,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 14 0,33 5 7 2,67 37 42 23,00 192,910 2 24 382 416 23929

25 879 ŞİLAN LEVENT 8F 11 5 9,33 3 2 2,33 9 1 8,67 1 2 0,33 3 5 1,33 6 9 3,00 33 24 24,99 191,733 14 25 395 429 24129

26 340 ROJDA SATIK 8A 7 6 5,00 2 3 1,00 7 2 6,33 3 6 1,00 7 7 4,67 7 10 3,67 33 34 21,67 190,870 3 26 406 440 24261

27 705 AYŞE ÇAKIR 8B 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 43 47 27,34 181,320 3 27 460 498 25812

28 909 SAMET ABLAK 8F 10 10 6,67 3 6 1,00 9 1 8,67 0 2 -0,67 3 8 0,33 8 10 4,67 33 37 20,67 176,657 15 28 489 528 26576

29 455 HATİP ÇEPER 8F 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 4 14 -0,67 6 12 2,00 40 46 24,66 173,733 16 29 502 543 27044

30 327 HAVVA ARTİŞ 8B 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 12 0,00 9 11 5,33 34 52 16,67 170,800 4 30 520 562 27526

31 1001 VEYSEL BENGİ 8C 9 10 5,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 6 -1,00 3 8 0,33 7 12 3,00 36 40 22,67 170,607 2 31 523 565 27565

32 365 NESLİHAN K İRAZ 8C 8 9 5,00 3 4 1,67 3 5 1,33 2 5 0,33 2 5 0,33 9 8 6,33 27 36 14,99 168,553 3 32 536 579 27926

33 2021 NEHİR YÜCE 8B 9 7 6,67 3 5 1,33 5 3 4,00 3 6 1,00 2 13 -2,33 10 9 7,00 32 43 17,67 168,390 5 33 539 583 27956

34 387 KÜBRA GÖK 8C 10 4 8,67 5 1 4,67 5 3 4,00 1 2 0,33 1 5 -0,67 3 5 1,33 25 20 18,33 162,143 4 34 580 625 28965

35 685 FURKAN TAŞDEMİR 8F 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 2 1,33 8 12 4,00 8 12 4,00 30 54 11,99 160,393 17 35 592 639 29250

36 465 KÜBRA ALPARSLAN 8D 10 8 7,33 4 5 2,33 8 2 7,33 3 4 1,67 5 10 1,67 3 13 -1,33 33 42 19,00 160,213 2 36 593 640 29283

37 979 NURAN TAŞDEMİR 8C 10 6 8,00 3 4 1,67 4 4 2,67 3 2 2,33 2 10 -1,33 5 9 2,00 27 35 15,34 154,757 5 37 630 681 30178

38 967 BİLAL ŞİRİP 8C 9 7 6,67 1 6 -1,00 4 2 3,33 0 2 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 21 30 11,00 152,533 6 38 645 696 30568

39 0 ELİF KAÇM*N 8E 9 11 5,33 0 10 -3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 30 60 10,00 150,040 5 39 661 712 31003

40 992 UMUT KAYA 8A 12 8 9,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 15 -2,00 6 13 1,67 30 57 10,99 146,090 4 40 694 750 31657

41 981 EDANUR TAŞDEMİR 8B 8 12 4,00 2 7 -0,33 0 10 -3,33 2 5 0,33 3 7 0,67 8 12 4,00 23 53 5,34 141,137 6 41 737 796 32490

42 533 HÜSEYİN ÇARBOĞA 8D 7 8 4,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 5 1,33 2 6 0,00 23 38 10,33 138,023 3 42 757 817 33007

43 881 CİHAN GÜLER 8E 6 14 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 27 63 6,00 137,160 6 43 760 820 33136

44 35 YELDA BAĞATIR 8F 9 8 6,33 4 3 3,00 6 4 4,67 1 5 -0,67 1 5 -0,67 2 7 -0,33 23 32 12,33 137,153 18 44 761 821 33138

45 931 MUHAMMET KARAHAN8D 6 14 1,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 2 2,33 2 5 0,33 6 6 4,00 22 41 8,33 136,693 4 45 765 825 33210

46 966 EREN MASKAN 8B 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 28 62 7,34 134,280 7 46 781 846 33605

47 11637 NFINFU MFYFOU  G 5 14 0,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 4 5 2,33 3 16 -2,33 10 9 7,00 28 56 9,33 133,793 1 47 785 851 33682
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI AĞRI MERKEZ İpekyolu Ortaokulu PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2 72 1124 1223 41691

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,18 6 3 4,82 6 3 5,47 4 4 3,01 6 7 3,09 9 8 6,70 43 33 32,27 225,940

Okul Ortalaması 9 9 6,52 4 5 2,56 6 4 4,30 3 5 0,98 5 10 1,73 7 11 3,33 34 43 19,42 175,560

KATILIMLAR

48 568 JİNDA DURAN 8F 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 24 56 5,32 132,967 19 48 789 855 33805

49 0 UĞUR DEMİRTAŞ 8B 9 9 6,00 3 4 1,67 4 5 2,33 2 6 0,00 6 10 2,67 1 17 -4,67 25 51 8,00 128,200 8 49 823 893 34593

50 164 YAĞMUR KOÇA 8A 7 10 3,67 3 5 1,33 7 2 6,33 3 6 1,00 1 1 0,67 2 13 -2,33 23 37 10,67 124,797 5 50 846 920 35122

51 908 BERFİN ALPARSLAN 8F 8 11 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 2 10 -1,33 3 11 -0,67 27 48 11,00 123,337 20 51 857 934 35374

52 915 ZEHRA PALİĞA 8C 4 4 2,67 1 3 0,00 1 3 0,00 0 1 -0,33 1 5 -0,67 4 4 2,67 11 20 4,34 123,063 7 52 861 940 35417

53 493 CUMALİ LEVENT 8D 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 17 -3,67 6 14 1,33 28 61 7,66 121,930 5 53 872 953 35613

54 780 MUHAMED AKBAŞ 8C 6 11 2,33 2 5 0,33 1 8 -1,67 1 6 -1,00 3 11 -0,67 6 8 3,33 19 49 2,65 121,487 8 54 876 958 35705

55 927 SONER YAŞAR 8B 7 12 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 3 2,00 16 29 6,34 121,463 9 55 877 959 35707

56 143 EYÜPCAN OĞUR 8E 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 26 64 4,67 119,293 7 56 891 976 36032

57 359 ABDURRAHMA POLAT 8C 3 6 1,00 5 3 4,00 4 4 2,67 0 5 -1,67 3 7 0,67 4 13 -0,33 19 38 6,34 115,597 9 57 919 1005 36601

58 678 MUSTAFA MASKAN 8B 8 12 4,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 12 38 -0,67 111,307 10 58 950 1040 37246

59 532 ENSAR GÜNGÖR 8E 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 24 66 2,00 110,760 8 59 955 1045 37328

60 954 ALEYNA ALALMA 8E 5 11 1,33 2 4 0,67 7 3 6,00 2 6 0,00 2 11 -1,67 4 10 0,67 22 45 7,00 110,710 9 60 958 1048 37336

61 467 HEJDA BOZTEPE 8D 4 16 -1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 27 63 6,02 109,973 6 61 960 1050 37421

62 851 EYÜP ARPAÇ 8E 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 1 19 -5,33 23 57 4,01 107,847 10 62 971 1062 37736

63 902 HİRANUR AVCI 8A 5 12 1,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 15 -3,00 6 12 2,00 24 58 4,66 105,067 6 63 985 1077 38117

64 488 KÖKSAL BABAYİĞİT 8D 1 1 0,67 0 2 -0,67 1 2 0,33 1 1 0,67 2 7 -0,33 2 5 0,33 7 18 1,00 103,687 7 64 995 1088 38286

65 982 RUKİYE AYDIN 8C 4 13 -0,33 2 4 0,67 5 5 3,33 3 2 2,33 3 10 -0,33 2 9 -1,00 19 43 4,67 102,267 10 65 1002 1095 38472

66 567 KADİR DURMUŞ 8E 6 14 1,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 20 70 -3,33 94,067 11 66 1041 1135 39410

67 854 NU DANUR EL *N 8D 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 13 0,67 1 18 -5,00 22 65 0,34 92,290 8 67 1049 1143 39576

68 271 ALEYNA MAĞ 8B 3 12 -1,00 5 2 4,33 3 5 1,33 2 1 1,67 2 14 -2,67 4 12 0,00 19 46 3,66 90,953 11 68 1058 1153 39726

69 932 ZEHRA AKKUŞ 8D 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 22 68 -0,68 80,307 9 69 1093 1190 40547

70 53 MEVLÜT YÜCE 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 17 73 -7,33 66,613 11 70 1107 1206 41149

71 986 EMRE SANTO 8C 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 13 67 -9,34 59,420 12 71 1111 1210 41326

72 969 İSA KAYA 8E 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 17 73 -7,33 58,840 12 72 1113 1212 41333
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SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NFINFU MFYFOU 11637  G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
133,793 225,940 1 47 785 851 33682

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 1 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 0,33 6,52 9,18

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 -0,33 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 2,33 4,30 5,47

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,33 0,98 3,01

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 -2,33 1,73 3,09

Fen 20 10 9 7,00 35 7,00 3,33 6,70

Toplam: 90 28 56 9,33 10 9,33 19,21 31,58

Sözel (TÜR)  bdaBAdDbdbDcaBbdadc

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR)  AaBcdabcb

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN)  dDABBdacb

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG)  bABdDdbdC

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT)  cdcAdcadbcDcdbCdbab

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN)  aBbDcAbcBAbCCdACbDc

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

Metin Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 0 0
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 0 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 16 15

Matematik 20 3 16 15

Kareköklü İfadeler 8 0 7 0
Çarpanlar ve Katlar 6 2 4 33
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

Mutasyon ve Modifikasyon 4 2 1 50
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Kalıtım 4 1 3 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN NEŞVAT 943 *F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,807 225,940 1 9 131 139 12300

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 1 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,67 6,52 9,18

Tarih 10 10 0 10,00 100 10,00 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 4,30 5,47

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,33 0,98 3,01

Matematik 20 7 7 4,67 23 4,67 1,73 3,09

Fen 20 12 8 9,33 47 9,33 3,33 6,70

Toplam: 90 55 29 45,33 50 45,33 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DbBCcAdcCACDbBBAccBD

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DADBACBCBD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADABBdDBd

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DCAcdDbcdC

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) BA abc  cC  cCCbA dD

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) BdBAcDdbcBcDCCBbCCDb

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 2 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 7 35

Matematik 20 7 7 35

Kareköklü İfadeler 8 4 2 50
Çarpanlar ve Katlar 6 2 1 33
Üslü İfadeler 6 1 4 17

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Kalıtım 4 1 3 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CAN YÜ YÜCE 906 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,440 225,940 2 14 155 167 14070

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 6 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 7,61 6,52 9,18

Tarih 10 8 1 7,67 77 3,78 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,44 4,30 5,47

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,22 0,98 3,01

Matematik 20 7 5 5,33 27 2,56 1,73 3,09

Fen 20 9 7 6,67 33 3,33 3,33 6,70

Toplam: 90 47 22 39,67 44 23,95 19,21 31,58

Sözel (TÜR)  dBCBdCcCACDABB A B 

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DA cACBCBD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADABdCDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG)  Cb dab  b

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) aA B a Dd*c DC CA   

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) ac A DAbDBbDaCBca D 

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 3 65

Türkçe 20 13 3 65

Metin Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 0 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 5 35

Matematik 20 7 5 35

Kareköklü İfadeler 8 1 4 13
Çarpanlar ve Katlar 6 3 0 50
Üslü İfadeler 6 3 1 50

Sayısal (FEN) 20 9 7 45

Fen 20 9 7 45

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 0 50
Kalıtım 4 1 1 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR AVCI 902 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
105,067 225,940 6 63 985 1077 38117

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 6 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 7,61 6,52 9,18

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,78 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,44 4,30 5,47

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,22 0,98 3,01

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 2,56 1,73 3,09

Fen 20 6 12 2,00 10 3,33 3,33 6,70

Toplam: 90 24 58 4,67 5 23,95 19,21 31,58

Sözel (TÜR)  ad d CbacCaAdcAAbac

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) bccacaaaBD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADABdaadd

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DabBADabcb

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT)  Adadcbbc d adabccBb

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) dcdcbDAdD c abBdabDA

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 12 25

Türkçe 20 5 12 25

Metin Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 0 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 0 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 2 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 1 0 100
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 15 10

Matematik 20 2 15 10

Kareköklü İfadeler 8 1 5 13
Çarpanlar ve Katlar 6 1 4 17
Üslü İfadeler 6 0 6 0

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 4 0
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 1 3 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 1 2 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDA SATIK 340 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,870 225,940 3 26 406 440 24261

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 6 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 6 5,00 25 7,61 6,52 9,18

Tarih 10 2 3 1,00 10 3,78 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,44 4,30 5,47

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,22 0,98 3,01

Matematik 20 7 7 4,67 23 2,56 1,73 3,09

Fen 20 7 10 3,67 18 3,33 3,33 6,70

Toplam: 90 33 34 21,67 24 23,95 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DCBdadCba C A B b   

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR)    BdCda  

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADdBBCa C

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DCbaccaA d

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) BAdBb  Ddd bcdCC D  

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) aaBcDD CcBbDbbB b cc

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 6 35

Türkçe 20 7 6 35

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 0 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 0 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 0 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 2 3 20

Tarih 10 2 3 20

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 0 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 7 35

Matematik 20 7 7 35

Kareköklü İfadeler 8 2 2 25
Çarpanlar ve Katlar 6 4 1 67
Üslü İfadeler 6 1 4 17

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 4 0
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 2 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 1 2 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA ŞİRİP 941 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,213 225,940 1 5 52 54 6996

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 6 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,61 6,52 9,18

Tarih 10 10 0 10,00 100 3,78 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,44 4,30 5,47

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,22 0,98 3,01

Matematik 20 11 4 9,67 48 2,56 1,73 3,09

Fen 20 11 8 8,33 42 3,33 3,33 6,70

Toplam: 90 63 21 56,00 62 23,95 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CAaDDAcCBCDBAAbDdBCA

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BDADCDBABC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) dDADDCBBCB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) BACDbCddbD

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) BDb  CcBC  bAC DdAAB

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) bBcCDCbBdddBCcCAD Ac

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 2 0 100
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 11 4 55

Matematik 20 11 4 55

Kareköklü İfadeler 8 3 2 38
Çarpanlar ve Katlar 6 3 1 50
Üslü İfadeler 6 5 1 83

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 4 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67
Kalıtım 4 2 1 50
DNA ve Genetik Kod 4 4 0 100
Biyoteknoloji 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT KAYA 992 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
146,090 225,940 4 40 694 750 31657

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 6 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,61 6,52 9,18

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,78 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,44 4,30 5,47

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,22 0,98 3,01

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 2,56 1,73 3,09

Fen 20 6 13 1,67 8 3,33 3,33 6,70

Toplam: 90 30 57 11,00 12 23,95 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DbdCBddaCACDAcBdADaD

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DbDBdCdacD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) cAaccdCcda

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) aCAddabbab

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) d dadBcad ccDadCbadc

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) aBdAcDcCacb aaBcadcA

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 2 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 2 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 15 15

Matematik 20 3 15 15

Kareköklü İfadeler 8 0 7 0
Çarpanlar ve Katlar 6 1 4 17
Üslü İfadeler 6 2 4 33

Sayısal (FEN) 20 6 13 30

Fen 20 6 13 30

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Kalıtım 4 1 3 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 0 3 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KOÇA 164 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
124,797 225,940 5 50 846 920 35122

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 6 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 7,61 6,52 9,18

Tarih 10 3 5 1,33 13 3,78 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,44 4,30 5,47

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,22 0,98 3,01

Matematik 20 1 1 0,67 3 2,56 1,73 3,09

Fen 20 2 13 -2,33 -12 3,33 3,33 6,70

Toplam: 90 23 37 10,67 12 23,95 19,21 31,58

Sözel (TÜR) cbBacA D ACDbdBcdbc 

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DA adCddd 

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) aADABBCc C

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DdAadD cdd

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT)  c B                

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) d cA cdbc bcdd cddD 

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 10 35

Türkçe 20 7 10 35

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 0 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 0 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 2 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 0 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 1 5

Matematik 20 1 1 5

Kareköklü İfadeler 8 0 0 0
Çarpanlar ve Katlar 6 0 1 0
Üslü İfadeler 6 1 0 17

Sayısal (FEN) 20 2 13 10

Fen 20 2 13 10

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 0 0 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 0 3 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 0 4 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMET URAY 499 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,893 225,940 1 23 378 411 23773

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 11 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 5,97 6,52 9,18

Tarih 10 3 4 1,67 17 1,52 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,39 4,30 5,47

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,06 0,98 3,01

Matematik 20 4 8 1,33 7 0,00 1,73 3,09

Fen 20 7 10 3,67 18 2,15 3,33 6,70

Toplam: 90 36 33 25,00 28 12,70 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DdadBcCDCAC ABB Aca 

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) aA addB  D

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DAabBBCDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG)  bd c C BC

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) dba c A db c C CAb  

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) dBcAb ACc dbbCB aaDd

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 6 55

Türkçe 20 11 6 55

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 0 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 0 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

Kareköklü İfadeler 8 1 4 13
Çarpanlar ve Katlar 6 2 2 33
Üslü İfadeler 6 1 2 17

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 1 3 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA MAĞ 271 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
90,953 225,940 11 68 1058 1153 39726

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 11 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 5,97 6,52 9,18

Tarih 10 5 2 4,33 43 1,52 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 2,39 4,30 5,47

İngilizce 10 2 1 1,67 17 1,06 0,98 3,01

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 0,00 1,73 3,09

Fen 20 4 12 0,00 0 2,15 3,33 6,70

Toplam: 90 19 46 3,67 4 12,70 19,21 31,58

Sözel (TÜR) cbdbBdbaa Cbbd   Dc 

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) Dd BA Bb D

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) c D BdbcBb

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) cCA       

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) ab abcdadCbbcd  Aca 

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN)  BBc  bdbBccda caCac

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 12 15

Türkçe 20 3 12 15

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 0 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 5 2 50

Tarih 10 5 2 50

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 2 0 0 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 1 20

İngilizce 10 2 1 20

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 0 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 14 10

Matematik 20 2 14 10

Kareköklü İfadeler 8 2 5 25
Çarpanlar ve Katlar 6 0 4 0
Üslü İfadeler 6 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 4 12 20

Fen 20 4 12 20

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 3 0
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 1 2 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0
DNA ve Genetik Kod 4 0 4 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAKIR 705 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
181,320 225,940 3 27 460 498 25812

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 11 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,97 6,52 9,18

Tarih 10 6 4 4,67 47 1,52 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,39 4,30 5,47

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,06 0,98 3,01

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 0,00 1,73 3,09

Fen 20 7 13 2,67 13 2,15 3,33 6,70

Toplam: 90 43 47 27,33 30 12,70 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CAbDaABCdbaBAADaBBCc

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BDAcCcBAab

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) ADADDdBBaB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) BACDbCBcbb

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) cDaAcdccdcabcbbDcbcd

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) dBbbDCdaaAddbAdcDcAc

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Kareköklü İfadeler 8 2 6 25
Çarpanlar ve Katlar 6 1 5 17
Üslü İfadeler 6 0 6 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67
Kalıtım 4 0 4 0
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR TAŞDEMİR 981 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
141,137 225,940 6 41 737 796 32490

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 11 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,97 6,52 9,18

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 1,52 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 2,39 4,30 5,47

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,06 0,98 3,01

Matematik 20 3 7 0,67 3 0,00 1,73 3,09

Fen 20 8 12 4,00 20 2,15 3,33 6,70

Toplam: 90 23 53 5,33 6 12,70 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CAbDcddaBaacbAaDBaCb

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) cDbcdb cBb

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) dccbcbccad

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) dbCa  Bdd 

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT)  bbADdc  c  bd D    

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) caDdDCbaBbccCAaADbcc

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 2 0
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Kareköklü İfadeler 8 2 2 25
Çarpanlar ve Katlar 6 1 3 17
Üslü İfadeler 6 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 2 33
Kalıtım 4 1 3 25
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN MASKAN 966 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
134,280 225,940 7 46 781 846 33605

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 11 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,97 6,52 9,18

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,52 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,39 4,30 5,47

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,06 0,98 3,01

Matematik 20 7 13 2,67 13 0,00 1,73 3,09

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,15 3,33 6,70

Toplam: 90 28 62 7,33 8 12,70 19,21 31,58

Sözel (TÜR) badCBddbCdCaABBdAaca

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DdcBcbBdac

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) cdcAcBdccb

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) cdAabDCAca

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) BdaabBdcBacDaCabcDaD

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) BcaccadbadbaCbababDA

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Kareköklü İfadeler 8 4 4 50
Çarpanlar ve Katlar 6 1 5 17
Üslü İfadeler 6 2 4 33

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mutasyon ve Modifikasyon 4 2 2 50
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 0 4 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 0 4 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA ARTİŞ 327 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
170,800 225,940 4 30 520 562 27526

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 11 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,97 6,52 9,18

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,52 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,39 4,30 5,47

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,06 0,98 3,01

Matematik 20 4 12 0,00 0 0,00 1,73 3,09

Fen 20 9 11 5,33 27 2,15 3,33 6,70

Toplam: 90 34 52 16,67 19 12,70 19,21 31,58

Sözel (TÜR) cbBCBAbcaACbAdBcdbBD

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) adDBcadCcc

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) cADbcBCDBd

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DbAdcaacab

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) cdbBAd acb baC bdcB 

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) acBdcDAbDdAbdaBACCad

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 12 20

Matematik 20 4 12 20

Kareköklü İfadeler 8 1 5 13
Çarpanlar ve Katlar 6 0 4 0
Üslü İfadeler 6 3 3 50

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 2 2 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA MASKAN 678 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
111,307 225,940 10 58 950 1040 37246

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 11 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,97 6,52 9,18

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 1,52 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,39 4,30 5,47

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,06 0,98 3,01

Toplam: 90 12 38 -0,67 -1 12,70 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CAbbDABddCcaAbacBcbc

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) dbcadcdbad

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) cDbcbCccdd

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) dAdDdbdcbb

Cevap Anh. A BACDACBACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 10 0

Tarih 10 0 10 0

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YÜCE 2021 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
168,390 225,940 5 33 539 583 27956

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 11 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 5,97 6,52 9,18

Tarih 10 3 5 1,33 13 1,52 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 2,39 4,30 5,47

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,06 0,98 3,01

Matematik 20 2 13 -2,33 -12 0,00 1,73 3,09

Fen 20 10 9 7,00 35 2,15 3,33 6,70

Toplam: 90 32 43 17,67 20 12,70 19,21 31,58

Sözel (TÜR) C CDDABaB  cAAa acbc

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) d dD bdcBC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN)  DAaDd BaB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) dAbcAb bCc

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) acC  bD acaa dbcac c

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) AB CbdCBcABBdcdbcDdD

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 7 45

Türkçe 20 9 7 45

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 0 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 0 0
Metin Türleri 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Kader ve Kaza İnancı 2 1 0 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 0 50

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 2 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 13 10

Matematik 20 2 13 10

Kareköklü İfadeler 8 1 5 13
Çarpanlar ve Katlar 6 0 4 0
Üslü İfadeler 6 1 4 17

Sayısal (FEN) 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67
Kalıtım 4 2 1 50
DNA ve Genetik Kod 4 0 4 0
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SONER YAŞAR 927 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
121,463 225,940 9 55 877 959 35707

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 11 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 5,97 6,52 9,18

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,52 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,39 4,30 5,47

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,06 0,98 3,01

Toplam: 90 16 29 6,33 7 12,70 19,21 31,58

Sözel (TÜR) bA bDABbaCccbAbbaaCd

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BbdadcBbaC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) AacaadcBdB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG)  A bACa b 

Cevap Anh. A BACDACBACD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 12 35

Türkçe 20 7 12 35

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR DEMİRTAŞ 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
128,200 225,940 8 49 823 893 34593

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 11 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 5,97 6,52 9,18

Tarih 10 3 4 1,67 17 1,52 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 2,39 4,30 5,47

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,06 0,98 3,01

Matematik 20 6 10 2,67 13 0,00 1,73 3,09

Fen 20 1 17 -4,67 -23 2,15 3,33 6,70

Toplam: 90 25 51 8,00 9 12,70 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CdCbaABaBbbBA a BadA

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BDA  c cdb

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) AabD CBcaa

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) acaDb Bcb 

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) abCAcCc C abACc cc d

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) dcadbd dcbc Ccbcbabc

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 2 0
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 1 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 0 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 10 30

Matematik 20 6 10 30

Kareköklü İfadeler 8 3 4 38
Çarpanlar ve Katlar 6 1 3 17
Üslü İfadeler 6 2 3 33

Sayısal (FEN) 20 1 17 5

Fen 20 1 17 5

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 3 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 2 0
Kalıtım 4 0 4 0
DNA ve Genetik Kod 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN OĞUR 877 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,910 225,940 2 24 382 416 23929

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 11 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 5,97 6,52 9,18

Tarih 10 6 4 4,67 47 1,52 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,39 4,30 5,47

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,06 0,98 3,01

Matematik 20 5 14 0,33 2 0,00 1,73 3,09

Fen 20 5 7 2,67 13 2,15 3,33 6,70

Toplam: 90 37 42 23,00 26 12,70 19,21 31,58

Sözel (TÜR) badCaACDCACDAB AADB 

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) cADBcacCBD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DbabcBCbBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DbAabcdbcb

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) d bcbdbDdCccDbbCbDcb

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) BcBcDaAaaBbb        

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

Kareköklü İfadeler 8 2 6 25
Çarpanlar ve Katlar 6 2 3 33
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 5 7 25

Fen 20 5 7 25

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 2 25
Biyoteknoloji 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 0 50
Kalıtım 4 1 2 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 1 1 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHMA POLAT 359 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
115,597 225,940 9 57 919 1005 36601

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 6 1,00 5 3,97 6,52 9,18

Tarih 10 5 3 4,00 40 1,67 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 2,31 4,30 5,47

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 -0,13 0,98 3,01

Matematik 20 3 7 0,67 3 0,42 1,73 3,09

Fen 20 4 13 -0,33 -2 1,61 3,33 6,70

Toplam: 90 19 38 6,33 7 9,86 19,21 31,58

Sözel (TÜR) Cb abAcC a    a     

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) Bcc Cb ABC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) Aa cDCc dB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG)  b  c d bc

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) c C cCDcdbad        

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) bdcbDabBc  BaAadccd 

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 6 15

Türkçe 20 3 6 15

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 0 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 0 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 0 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

Kader ve Kaza İnancı 2 1 0 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 5 0

İngilizce 10 0 5 0

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Kareköklü İfadeler 8 1 2 13
Çarpanlar ve Katlar 6 0 3 0
Üslü İfadeler 6 2 2 33

Sayısal (FEN) 20 4 13 20

Fen 20 4 13 20

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 3 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67
Kalıtım 4 0 4 0
DNA ve Genetik Kod 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 1 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ŞİRİP 967 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
152,533 225,940 6 38 645 696 30568

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 3,97 6,52 9,18

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 1,67 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 2,31 4,30 5,47

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 -0,13 0,98 3,01

Matematik 20 4 6 2,00 10 0,42 1,73 3,09

Fen 20 3 7 0,67 3 1,61 3,33 6,70

Toplam: 90 21 30 11,00 12 9,86 19,21 31,58

Sözel (TÜR) bbdCBdCDCbCDccB A   

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) abca  dd D

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DA  cd  BC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) c  d      

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) dACBca  c  b     b D

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) adBd D       ddda D 

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 7 45

Türkçe 20 9 7 45

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 0 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 1 6 10

Tarih 10 1 6 10

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 2 40

Din K.ve A.B. 10 4 2 40

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 1 0 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 0 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 0 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 6 20

Matematik 20 4 6 20

Kareköklü İfadeler 8 1 3 13
Çarpanlar ve Katlar 6 1 1 17
Üslü İfadeler 6 2 2 33

Sayısal (FEN) 20 3 7 15

Fen 20 3 7 15

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 2 0
Biyoteknoloji 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Kalıtım 4 0 0 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 0 2 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE SANTO 986 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
59,420 225,940 12 71 1111 1210 41326

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 3,97 6,52 9,18

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 1,67 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,31 4,30 5,47

Matematik 20 5 15 0,00 0 0,42 1,73 3,09

Fen 20 2 18 -4,00 -20 1,61 3,33 6,70

Toplam: 90 13 67 -9,33 -10 9,86 19,21 31,58

Sözel (TÜR) cbdaaAbDacdbAcdbdaac

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) bcaacadCaa

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DcbccBbbdd

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sayısal (MAT) aACabcbDaaccbbCCcadc

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) aaBcbccabcccaaabCdcc

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Kareköklü İfadeler 8 0 8 0
Çarpanlar ve Katlar 6 4 2 67
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 4 0
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 0 4 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 1 3 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İSLAM SANTO 117 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,220 225,940 1 13 149 161 13825

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 3,97 6,52 9,18

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,67 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,31 4,30 5,47

Matematik 20 7 5 5,33 27 0,42 1,73 3,09

Fen 20 12 8 9,33 47 1,61 3,33 6,70

Toplam: 90 44 28 34,67 39 9,86 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CACDDAaCBCcaAADDdBad

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BbADCcaAca

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) bDccbCBBCB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sayısal (MAT) dDC b  a   CAC DdbA 

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) ABcabCdBBABBCdCdccAD

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 5 35

Matematik 20 7 5 35

Kareköklü İfadeler 8 3 2 38
Çarpanlar ve Katlar 6 4 1 67
Üslü İfadeler 6 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67
Kalıtım 4 1 3 25
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA GÖK 387 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
162,143 225,940 4 34 580 625 28965

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 4 8,67 43 3,97 6,52 9,18

Tarih 10 5 1 4,67 47 1,67 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 2,31 4,30 5,47

İngilizce 10 1 2 0,33 3 -0,13 0,98 3,01

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 0,42 1,73 3,09

Fen 20 3 5 1,33 7 1,61 3,33 6,70

Toplam: 90 25 20 18,33 20 9,86 19,21 31,58

Sözel (TÜR)  Ccb AC d CDABBd D D

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR)    BAC CBc

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DAaABd  Ba

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG)   b    cB 

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) Bbbd       a  d     

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) Bd A c b    bC    c 

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 4 50

Türkçe 20 10 4 50

Metin Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 0 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 0 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 1 50

Tarih 10 5 1 50

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 2 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 0 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 2 10

İngilizce 10 1 2 10

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 0 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 0 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

Kareköklü İfadeler 8 1 0 13
Çarpanlar ve Katlar 6 0 3 0
Üslü İfadeler 6 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 3 5 15

Fen 20 3 5 15

Mutasyon ve Modifikasyon 4 2 1 50
Biyoteknoloji 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 1 0
Kalıtım 4 0 1 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 1 0 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜT YÜCE 53 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
66,613 225,940 11 70 1107 1206 41149

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 3,97 6,52 9,18

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,67 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,31 4,30 5,47

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -0,13 0,98 3,01

Matematik 20 5 15 0,00 0 0,42 1,73 3,09

Fen 20 2 18 -4,00 -20 1,61 3,33 6,70

Toplam: 90 17 73 -7,33 -8 9,86 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CdbcadBaddbcdcaaBaCd

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) dacDbcaABa

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) cDdbcdaBac

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) dcabddBdab

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) BaCdcdaBdbcabCcbdbAc

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) caadcdbadAcabbdbabcD

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 2 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Kareköklü İfadeler 8 2 6 25
Çarpanlar ve Katlar 6 2 4 33
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0
Kalıtım 4 0 4 0
DNA ve Genetik Kod 4 0 4 0
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMED AKBAŞ 780 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
121,487 225,940 8 54 876 958 35705

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 3,97 6,52 9,18

Tarih 10 2 5 0,33 3 1,67 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 2,31 4,30 5,47

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 -0,13 0,98 3,01

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 0,42 1,73 3,09

Fen 20 6 8 3,33 17 1,61 3,33 6,70

Toplam: 90 19 49 2,67 3 9,86 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CAaaDAdbcCbabcD da  

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) B Ab cd cd

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) cD cbadcaa

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) aAab a  dc

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) Bbdc acad ab d c  AB

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) bac   dB c BdACAbDb 

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 11 30

Türkçe 20 6 11 30

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 2 5 20

Tarih 10 2 5 20

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 8 10

Din K.ve A.B. 10 1 8 10

Kader ve Kaza İnancı 2 0 1 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 1 6 10

İngilizce 10 1 6 10

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 2 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 11 15

Matematik 20 3 11 15

Kareköklü İfadeler 8 1 4 13
Çarpanlar ve Katlar 6 1 3 17
Üslü İfadeler 6 1 4 17

Sayısal (FEN) 20 6 8 30

Fen 20 6 8 30

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 3 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67
Kalıtım 4 2 1 50
DNA ve Genetik Kod 4 0 2 0
Biyoteknoloji 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 1 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN K İRAZ 365 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
168,553 225,940 3 32 536 579 27926

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 3,97 6,52 9,18

Tarih 10 3 4 1,67 17 1,67 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 2,31 4,30 5,47

İngilizce 10 2 5 0,33 3 -0,13 0,98 3,01

Matematik 20 2 5 0,33 2 0,42 1,73 3,09

Fen 20 9 8 6,33 32 1,61 3,33 6,70

Toplam: 90 27 36 15,00 17 9,86 19,21 31,58

Sözel (TÜR) baddBACDaACbA a dDc 

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) bA Bc dC c

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) cAadcBCb  

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) aCA  bacd 

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) ad B cA d         d 

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) BBBA DdacBc CCc aCcd

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 2 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 5 10

Matematik 20 2 5 10

Kareköklü İfadeler 8 0 3 0
Çarpanlar ve Katlar 6 1 1 17
Üslü İfadeler 6 1 1 17

Sayısal (FEN) 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 1 2 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 1 2 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURAN TAŞDEMİR 979 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
154,757 225,940 5 37 630 681 30178

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 3,97 6,52 9,18

Tarih 10 3 4 1,67 17 1,67 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 2,31 4,30 5,47

İngilizce 10 3 2 2,33 23 -0,13 0,98 3,01

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 0,42 1,73 3,09

Fen 20 5 9 2,00 10 1,61 3,33 6,70

Toplam: 90 27 35 15,33 17 9,86 19,21 31,58

Sözel (TÜR)  bc BdCDCc DA BAbDdD

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) c bBdC C b

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) c acBBC Bd

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) c d  D A C

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) a bB a b Cd c ab c c

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) a Bc D b  cbdCB daDc

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 6 50

Türkçe 20 10 6 50

Metin Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 0 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 0 0 0
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 2 0 1 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 0 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 0 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 10 10

Matematik 20 2 10 10

Kareköklü İfadeler 8 1 4 13
Çarpanlar ve Katlar 6 0 3 0
Üslü İfadeler 6 1 3 17

Sayısal (FEN) 20 5 9 25

Fen 20 5 9 25

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 4 0
Biyoteknoloji 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Kalıtım 4 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 1 2 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE AYDIN 982 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
102,267 225,940 10 65 1002 1095 38472

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 13 -0,33 -2 3,97 6,52 9,18

Tarih 10 2 4 0,67 7 1,67 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,31 4,30 5,47

İngilizce 10 3 2 2,33 23 -0,13 0,98 3,01

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 0,42 1,73 3,09

Fen 20 2 9 -1,00 -5 1,61 3,33 6,70

Toplam: 90 19 43 4,67 5 9,86 19,21 31,58

Sözel (TÜR) C Ca AdaBbcad bcccdd

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) ac D aBc  

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) dDAaaCBcaB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) aAC A   d 

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) acdcbCaBa  b b  c A 

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN)  Bad bdcaA    dbc   

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 13 20

Türkçe 20 4 13 20

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 0 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 0 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 4 20

Tarih 10 2 4 20

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 0 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 10 15

Matematik 20 3 10 15

Kareköklü İfadeler 8 0 4 0
Çarpanlar ve Katlar 6 1 4 17
Üslü İfadeler 6 2 2 33

Sayısal (FEN) 20 2 9 10

Fen 20 2 9 10

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 2 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 0 33
Kalıtım 4 0 3 0
DNA ve Genetik Kod 4 0 1 0
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 1 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL BENGİ 1001 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
170,607 225,940 2 31 523 565 27565

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 3,97 6,52 9,18

Tarih 10 7 3 6,00 60 1,67 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 2,31 4,30 5,47

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 -0,13 0,98 3,01

Matematik 20 3 8 0,33 2 0,42 1,73 3,09

Fen 20 7 12 3,00 15 1,61 3,33 6,70

Toplam: 90 36 40 22,67 25 9,86 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CACabAadBdDBAdDcda c

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BDADCDaAda

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) ADADDCBaCB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) dc D b dab

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) dab aaDB    cC  db  

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) bccbDCdcaAcBadd cDAD

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 10 45

Türkçe 20 9 10 45

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 1 6 10

İngilizce 10 1 6 10

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 8 15

Matematik 20 3 8 15

Kareköklü İfadeler 8 0 4 0
Çarpanlar ve Katlar 6 1 2 17
Üslü İfadeler 6 2 2 33

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 2 33
Kalıtım 4 1 3 25
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA PALİĞA 915 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
123,063 225,940 7 52 861 940 35417

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 4 2,67 13 3,97 6,52 9,18

Tarih 10 1 3 0,00 0 1,67 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 1 3 0,00 0 2,31 4,30 5,47

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 -0,13 0,98 3,01

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 0,42 1,73 3,09

Fen 20 4 4 2,67 13 1,61 3,33 6,70

Toplam: 90 11 20 4,33 5 9,86 19,21 31,58

Sözel (TÜR) Cb b Ad  d  A    B  

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) c A    bd 

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN)    b dB b 

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG)  d        

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT)  aC   c   a   b  b  

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) d b   dB AB   C c   

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 4 20

Türkçe 20 4 4 20

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 0 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 0 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 0 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 0 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 1 3 10

Tarih 10 1 3 10

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 3 10

Din K.ve A.B. 10 1 3 10

Kader ve Kaza İnancı 2 0 0 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 0 0
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 1 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 0 50

Sözel (İNG) 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 0 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

Kareköklü İfadeler 8 1 2 13
Çarpanlar ve Katlar 6 0 1 0
Üslü İfadeler 6 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 4 4 20

Fen 20 4 4 20

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 2 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 0 0
Kalıtım 4 1 1 25
DNA ve Genetik Kod 4 0 0 0
Biyoteknoloji 2 1 0 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CUMALİ LEVENT 493 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
121,930 225,940 5 53 872 953 35613

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 9 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 3,30 6,52 9,18

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,56 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,44 4,30 5,47

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,37 0,98 3,01

Matematik 20 2 17 -3,67 -18 -0,52 1,73 3,09

Fen 20 6 14 1,33 7 0,96 3,33 6,70

Toplam: 90 28 61 7,67 9 9,11 19,21 31,58

Sözel (TÜR) baBCBAdbdACcAdBbADca

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) cbaBdaBbBc

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DbcdBBCccC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) aCdBcaabca

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) BbdBbddbcb abdbdcbaa

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) aBcdcaAdcBcDabBcCabb

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 2 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 17 10

Matematik 20 2 17 10

Kareköklü İfadeler 8 1 6 13
Çarpanlar ve Katlar 6 0 6 0
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 4 0
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Kalıtım 4 0 4 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HEJDA BOZTEPE 467 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
109,973 225,940 6 61 960 1050 37421

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 9 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 3,30 6,52 9,18

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,56 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,44 4,30 5,47

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,37 0,98 3,01

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -0,52 1,73 3,09

Fen 20 7 13 2,67 13 0,96 3,33 6,70

Toplam: 90 27 63 6,00 7 9,11 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CcdbbdcacdcBcdbDcaCd

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) aadDCbcAda

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) AacDDCBBad

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) cAdDAbcbac

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) cbbAadcddcBCbdbaBdbc

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) AccdbdCacABdCdbAcDcb

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 2 0
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Kareköklü İfadeler 8 3 5 38
Çarpanlar ve Katlar 6 1 5 17
Üslü İfadeler 6 0 6 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0
Kalıtım 4 1 3 25
DNA ve Genetik Kod 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇARBOĞA 533 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
138,023 225,940 3 42 757 817 33007

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 9 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 3,30 6,52 9,18

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,56 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,44 4,30 5,47

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,37 0,98 3,01

Matematik 20 3 5 1,33 7 -0,52 1,73 3,09

Fen 20 2 6 0,00 0 0,96 3,33 6,70

Toplam: 90 23 38 10,33 11 9,11 19,21 31,58

Sözel (TÜR) cdBaBA Da  bA ab DBc

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DAbccbdCab

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DbDdBBdcBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) cbbdcabAdC

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT)  AbBd Aa ab         

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN)   B  c aD  ca  b  c 

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 8 35

Türkçe 20 7 8 35

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 0 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 0 0 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 2 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 5 15

Matematik 20 3 5 15

Kareköklü İfadeler 8 0 2 0
Çarpanlar ve Katlar 6 2 1 33
Üslü İfadeler 6 1 2 17

Sayısal (FEN) 20 2 6 10

Fen 20 2 6 10

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 1 0
Biyoteknoloji 2 0 0 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 1 1 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 0 1 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÖKSAL BABAYİĞİT 488 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
103,687 225,940 7 64 995 1088 38286

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 9 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 1 0,67 3 3,30 6,52 9,18

Tarih 10 0 2 -0,67 -7 1,56 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 1 2 0,33 3 3,44 4,30 5,47

İngilizce 10 1 1 0,67 7 0,37 0,98 3,01

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 -0,52 1,73 3,09

Fen 20 2 5 0,33 2 0,96 3,33 6,70

Toplam: 90 7 18 1,00 1 9,11 19,21 31,58

Sözel (TÜR)             A     d 

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR)     cb    

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN)     cBa   

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG)   A   b   

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT)     Aadbcdd   C    c

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) daBcD d        c    

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 1 1 5

Türkçe 20 1 1 5

Metin Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 0 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 0 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 0 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 0 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 0 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 0 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 0 0 0
Görsel Okuma 1 0 0 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma 1 0 0 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 0 2 0

Tarih 10 0 2 0

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 1 2 10

Din K.ve A.B. 10 1 2 10

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 0 0
Kader ve Kaza İnancı 2 0 0 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 0 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 1 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 0 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

Kareköklü İfadeler 8 0 4 0
Çarpanlar ve Katlar 6 1 2 17
Üslü İfadeler 6 1 1 17

Sayısal (FEN) 20 2 5 10

Fen 20 2 5 10

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 2 0
Biyoteknoloji 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 0 50
Kalıtım 4 1 0 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0
DNA ve Genetik Kod 4 0 1 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ALPARSLAN 465 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
160,213 225,940 2 36 593 640 29283

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 9 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 3,30 6,52 9,18

Tarih 10 4 5 2,33 23 1,56 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,44 4,30 5,47

İngilizce 10 3 4 1,67 17 0,37 0,98 3,01

Matematik 20 5 10 1,67 8 -0,52 1,73 3,09

Fen 20 3 13 -1,33 -7 0,96 3,33 6,70

Toplam: 90 33 42 19,00 21 9,11 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DaBaad DCACDAcB dbdD

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DdbBdCd cD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADdcBCDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) aCAa cd  C

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) aAdBbdbDdaAcDdb     

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) d BAbcdbbccDbd   dcb

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 2 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 10 25

Matematik 20 5 10 25

Kareköklü İfadeler 8 1 3 13
Çarpanlar ve Katlar 6 2 3 33
Üslü İfadeler 6 2 4 33

Sayısal (FEN) 20 3 13 15

Fen 20 3 13 15

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 0 4 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 1 2 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET KARAHAN 931 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
136,693 225,940 4 45 765 825 33210

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 9 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,30 6,52 9,18

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 1,56 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,44 4,30 5,47

İngilizce 10 3 2 2,33 23 0,37 0,98 3,01

Matematik 20 2 5 0,33 2 -0,52 1,73 3,09

Fen 20 6 6 4,00 20 0,96 3,33 6,70

Toplam: 90 22 41 8,33 9 9,11 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CddacAdbddDcccDcBBac

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) B Abbbcbad

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) dbADbddcaB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) abCDA     

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) daCdcCc             

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) ABbCDbCBad    a c   

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 0 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 5 10

Matematik 20 2 5 10

Kareköklü İfadeler 8 1 2 13
Çarpanlar ve Katlar 6 0 2 0
Üslü İfadeler 6 1 1 17

Sayısal (FEN) 20 6 6 30

Fen 20 6 6 30

Mutasyon ve Modifikasyon 4 2 2 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 0 33
Kalıtım 4 1 2 25
DNA ve Genetik Kod 4 1 1 25
Biyoteknoloji 2 1 0 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 1 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NU DANUR EL *N 854 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
92,290 225,940 8 67 1049 1143 39576

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 9 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 3,30 6,52 9,18

Tarih 10 4 6 2,00 20 1,56 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,44 4,30 5,47

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,37 0,98 3,01

Matematik 20 5 13 0,67 3 -0,52 1,73 3,09

Fen 20 1 18 -5,00 -25 0,96 3,33 6,70

Toplam: 90 22 65 0,33 0 9,11 19,21 31,58

Sözel (TÜR) cCabccbabbdaABBdADdD

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) abDcACBdca

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) adaABBaDdb

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) bbcccaadcC

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT)   dcdBcDdbbaDaCdbbaD

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) daccbacaaabaaCdd aad

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 2 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 13 25

Matematik 20 5 13 25

Kareköklü İfadeler 8 1 6 13
Çarpanlar ve Katlar 6 2 3 33
Üslü İfadeler 6 2 4 33

Sayısal (FEN) 20 1 18 5

Fen 20 1 18 5

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 4 0
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Kalıtım 4 0 4 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 1 2 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZKAN BABAYİĞİT 916 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,887 225,940 1 19 323 348 21613

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 9 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 3,30 6,52 9,18

Tarih 10 6 2 5,33 53 1,56 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,44 4,30 5,47

İngilizce 10 1 1 0,67 7 0,37 0,98 3,01

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 -0,52 1,73 3,09

Fen 20 12 8 9,33 47 0,96 3,33 6,70

Toplam: 90 41 33 30,00 33 9,11 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CAd  AdCddbBA Dc BCc

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BDA C ccBC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) dDADDCBBCB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG)   aD      

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) cbb DbcBdbBbcdb aAdc

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) ABcdDCCBBABBCcabbcAa

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 7 45

Türkçe 20 9 7 45

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 0 0
Görsel Okuma 1 0 0 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 0 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 0 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 14 20

Matematik 20 4 14 20

Kareköklü İfadeler 8 1 5 13
Çarpanlar ve Katlar 6 1 5 17
Üslü İfadeler 6 2 4 33

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mutasyon ve Modifikasyon 4 4 0 100
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67
Kalıtım 4 0 4 0
DNA ve Genetik Kod 4 4 0 100
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AKKUŞ 932 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
80,307 225,940 9 69 1093 1190 40547

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 9 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 3,30 6,52 9,18

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,56 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,44 4,30 5,47

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,37 0,98 3,01

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 -0,52 1,73 3,09

Fen 20 3 17 -2,67 -13 0,96 3,33 6,70

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 9,11 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CbCDbbdbddacdAcDcaCb

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) aDbDbcBcBC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) ccbcDddBaa

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) cbacbCdcCD

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) caCbadDadcddbCacacbc

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) ccbdcCdcacddCbCcbcba

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 2 0
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Kareköklü İfadeler 8 1 7 13
Çarpanlar ve Katlar 6 1 5 17
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 4 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0
Kalıtım 4 1 3 25
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ALALMA 954 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
110,710 225,940 9 60 958 1048 37336

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 1,33 7 4,19 6,52 9,18

Tarih 10 2 4 0,67 7 0,31 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,14 4,30 5,47

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,45 0,98 3,01

Matematik 20 2 11 -1,67 -8 1,53 1,73 3,09

Fen 20 4 10 0,67 3 1,03 3,33 6,70

Toplam: 90 22 45 7,00 8 11,53 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CAd bAcbaCccc bb a A

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) Ba b   baC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) ADcDbCBBCd

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) aAaDb  cdc

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) d bbbbc bbaC  bD   d

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) dB  DC cBdc bdaba b 

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 11 25

Türkçe 20 5 11 25

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 0 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 0 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 4 20

Tarih 10 2 4 20

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 11 10

Matematik 20 2 11 10

Kareköklü İfadeler 8 1 5 13
Çarpanlar ve Katlar 6 1 2 17
Üslü İfadeler 6 0 4 0

Sayısal (FEN) 20 4 10 20

Fen 20 4 10 20

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 2 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 1 33
Kalıtım 4 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN NİKÜ 903 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,903 225,940 1 16 220 235 17368

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 4,19 6,52 9,18

Tarih 10 6 4 4,67 47 0,31 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,14 4,30 5,47

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,45 0,98 3,01

Matematik 20 4 8 1,33 7 1,53 1,73 3,09

Fen 20 9 8 6,33 32 1,03 3,33 6,70

Toplam: 90 47 32 36,33 40 11,53 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DCBaBAdDdACDAdBdcDBD

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DADBcbdCdD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DAcbBBCDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DaABdDCcdC

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) BcCB   ad bbcd C   b

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) BB A DdbcccDCCacCCc 

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 2 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

Kareköklü İfadeler 8 1 3 13
Çarpanlar ve Katlar 6 1 3 17
Üslü İfadeler 6 2 2 33

Sayısal (FEN) 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 1 0 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 1 0
Kalıtım 4 1 2 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN GÜLER 881 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
137,160 225,940 6 43 760 820 33136

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,19 6,52 9,18

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 0,31 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,14 4,30 5,47

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,45 0,98 3,01

Matematik 20 9 11 5,33 27 1,53 1,73 3,09

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,03 3,33 6,70

Toplam: 90 27 63 6,00 7 11,53 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CAaDbbcddabBdAacBadb

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) abbaCbdcaa

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) Abcbbadaad

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) BACDdCabCc

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) abCbbCDcdABbACDbacbB

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) ccabbCbcabadadbAcDAc

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 2 0
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Kareköklü İfadeler 8 4 4 50
Çarpanlar ve Katlar 6 2 4 33
Üslü İfadeler 6 3 3 50

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 4 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0
Kalıtım 4 1 3 25
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAÇM*N 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
150,040 225,940 5 39 661 712 31003

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,19 6,52 9,18

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 0,31 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,14 4,30 5,47

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,45 0,98 3,01

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,53 1,73 3,09

Fen 20 8 12 4,00 20 1,03 3,33 6,70

Toplam: 90 30 60 10,00 11 11,53 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DaBaBddcdAbbABBAbDcc

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) cdaadbcadc

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) D*DdcBCDdd

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) abAcbcdABb

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) BdCabcdbdabcDbaCbDdc

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) dBcAcDACbdcbCCccbacA

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 10 0

Tarih 10 0 10 0

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 2 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Kareköklü İfadeler 8 2 6 25
Çarpanlar ve Katlar 6 1 5 17
Üslü İfadeler 6 2 4 33

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mutasyon ve Modifikasyon 4 2 2 50
Biyoteknoloji 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Kalıtım 4 1 3 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR GÜNGÖR 532 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
110,760 225,940 8 59 955 1045 37328

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,19 6,52 9,18

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 0,31 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,14 4,30 5,47

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,45 0,98 3,01

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,53 1,73 3,09

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,03 3,33 6,70

Toplam: 90 24 66 2,00 2 11,53 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DddbBACDCAbaAdabccac

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) bcbddCabca

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) acbdBaaDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DbbcdaCbda

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) BbdcAadDabbcDabdbacD

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) accbDacbDcAbdaacbaDc

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 2 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Kareköklü İfadeler 8 2 6 25
Çarpanlar ve Katlar 6 1 5 17
Üslü İfadeler 6 2 4 33

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 2 2 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 0 4 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP ARPAÇ 851 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
107,847 225,940 10 62 971 1062 37736

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,19 6,52 9,18

Tarih 10 3 7 0,67 7 0,31 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,14 4,30 5,47

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,53 1,73 3,09

Fen 20 1 19 -5,33 -27 1,03 3,33 6,70

Toplam: 90 23 57 4,00 4 11,53 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CbaDbAabdCcdAdDDBBdA

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BDAcdbccda

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) cDADbdaBba

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sayısal (MAT) dDbAcdbabAdCdacbdbcB

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) cdbacdadBbaabcddbaba

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Kareköklü İfadeler 8 1 7 13
Çarpanlar ve Katlar 6 3 3 50
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 1 19 5

Fen 20 1 19 5

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0
Kalıtım 4 0 4 0
DNA ve Genetik Kod 4 0 4 0
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜPCAN OĞUR 143 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
119,293 225,940 7 56 891 976 36032

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,19 6,52 9,18

Tarih 10 3 7 0,67 7 0,31 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,14 4,30 5,47

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,45 0,98 3,01

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,53 1,73 3,09

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,03 3,33 6,70

Toplam: 90 26 64 4,67 5 11,53 19,21 31,58

Sözel (TÜR) cadCBddaCdbaAdcbdacb

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) cADBcbadca

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DbadBabbda

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DCABdcCdab

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) cAdcbcADBCAaDaCbdcca

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) acadcbdabBdcadcAbCDc

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 2 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Kareköklü İfadeler 8 3 5 38
Çarpanlar ve Katlar 6 4 2 67
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 4 0
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 1 3 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 0 4 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İSA KAYA 969 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
58,840 225,940 12 72 1113 1212 41333

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,19 6,52 9,18

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 0,31 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,14 4,30 5,47

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,45 0,98 3,01

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,53 1,73 3,09

Fen 20 2 18 -4,00 -20 1,03 3,33 6,70

Toplam: 90 17 73 -7,33 -8 11,53 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CAdbbbdCadbdbAcDcabd

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) dacbdcacaC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) bDbDcdacaB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) aACDbbcbda

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) acbAbacdCbcbcbbDacba

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) cdabbdacacdBacbAccba

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Kareköklü İfadeler 8 2 6 25
Çarpanlar ve Katlar 6 0 6 0
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 4 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 2 33
Kalıtım 4 0 4 0
DNA ve Genetik Kod 4 0 4 0
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ÇEÇEN 925 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,280 225,940 3 20 326 353 21721

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 4,19 6,52 9,18

Tarih 10 6 4 4,67 47 0,31 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,14 4,30 5,47

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,45 0,98 3,01

Matematik 20 4 8 1,33 7 1,53 1,73 3,09

Fen 20 10 10 6,67 33 1,03 3,33 6,70

Toplam: 90 42 38 29,33 33 11,53 19,21 31,58

Sözel (TÜR) bCddBAdaCACDABdAdba 

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DAcBcCBCdc

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADdBBCDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DaABd dcca

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) B  B B aabb cb   baD

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) cBaAccdCDcADdCdcCbDA

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 0 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

Kareköklü İfadeler 8 2 5 25
Çarpanlar ve Katlar 6 0 1 0
Üslü İfadeler 6 2 2 33

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mutasyon ve Modifikasyon 4 2 2 50
Biyoteknoloji 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 2 2 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR DURMUŞ 567 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
94,067 225,940 11 66 1041 1135 39410

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,19 6,52 9,18

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 0,31 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 3,14 4,30 5,47

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,45 0,98 3,01

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,53 1,73 3,09

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,03 3,33 6,70

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 11,53 19,21 31,58

Sözel (TÜR) dbdbcAcbadcBAdDcBBad

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) abdbdbcAdb

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) bcdccbccdc

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) BbCDbdcAdb

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) acbdbdcaCbBbACbDabcd

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) bcDbbCadBcddbcbdbcAc

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

Kader ve Kaza İnancı 2 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 2 0
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 1 0 100
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Kareköklü İfadeler 8 3 5 38
Çarpanlar ve Katlar 6 1 5 17
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0
Kalıtım 4 1 3 25
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA BENGİ 978 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,367 225,940 2 18 299 320 20818

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,19 6,52 9,18

Tarih 10 5 5 3,33 33 0,31 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,14 4,30 5,47

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,45 0,98 3,01

Matematik 20 7 5 5,33 27 1,53 1,73 3,09

Fen 20 9 9 6,00 30 1,03 3,33 6,70

Toplam: 90 40 40 26,67 30 11,53 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CACDbAdCBbcBddDbdadc

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) aDbcCDBAdb

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) AbADDCBcCB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) cAdbbbdcbD

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) daCbb DBCbB  C     B

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN)  acaDCCBBAdBCcd ccAa

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 5 35

Matematik 20 7 5 35

Kareköklü İfadeler 8 2 2 25
Çarpanlar ve Katlar 6 1 3 17
Üslü İfadeler 6 4 0 67

Sayısal (FEN) 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 0 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 2 33
Kalıtım 4 0 4 0
DNA ve Genetik Kod 4 4 0 100
Biyoteknoloji 2 1 0 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED URAY 551 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,417 225,940 4 22 342 372 22353

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 12 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 4,19 6,52 9,18

Tarih 10 1 2 0,33 3 0,31 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,14 4,30 5,47

İngilizce 10 1 2 0,33 3 1,45 0,98 3,01

Matematik 20 8 8 5,33 27 1,53 1,73 3,09

Fen 20 7 11 3,33 17 1,03 3,33 6,70

Toplam: 90 34 33 23,00 26 11,53 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CACbDAd BCacAdb aBCd

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) d b  D    

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) cDAD CBcCB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG)  Aac      

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) abCdbC B Ad cdaDBA B

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) dBcaDC BcAcdb CdccdD

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 2 10

Tarih 10 1 2 10

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 0 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 1 2 10

İngilizce 10 1 2 10

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 8 8 40

Matematik 20 8 8 40

Kareköklü İfadeler 8 3 5 38
Çarpanlar ve Katlar 6 1 3 17
Üslü İfadeler 6 4 0 67

Sayısal (FEN) 20 7 11 35

Fen 20 7 11 35

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 2 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 1 33
Kalıtım 4 1 3 25
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU YUR 987 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,953 225,940 7 8 101 106 10345

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 8 6 6,00 30 4,25 1,73 3,09

Fen 20 12 8 9,33 47 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 53 31 42,67 47 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CdCDDABCBCDccADDBBCA

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) cDdDCcaAaC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) AcADDCBBCB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) abCDcbcdba

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) aDd  daBC  C C DBbbB

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) bccCDCCBdAaBCcCbcDAD

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 6 40

Matematik 20 8 6 40

Kareköklü İfadeler 8 2 2 25
Çarpanlar ve Katlar 6 3 1 50
Üslü İfadeler 6 3 3 50

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mutasyon ve Modifikasyon 4 2 2 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 2 33
Kalıtım 4 3 1 75
DNA ve Genetik Kod 4 4 0 100
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ALPARSLAN 908 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
123,337 225,940 20 51 857 934 35374

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 4,25 1,73 3,09

Fen 20 3 11 -0,67 -3 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 27 48 11,00 12 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DaBCBcbba CaAdBAbacc

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DdbBdCdCBD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADbcBCDcC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) Dbbcdaadca

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) cAbac b d Ac  dbc   

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) adddcbACbdAcba      

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 0 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 10 10

Matematik 20 2 10 10

Kareköklü İfadeler 8 1 3 13
Çarpanlar ve Katlar 6 1 4 17
Üslü İfadeler 6 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 3 11 15

Fen 20 3 11 15

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 1 0
Kalıtım 4 1 2 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 1 2 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİJLE AKA 12 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,350 225,940 2 2 24 24 4098

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 14 3 13,00 65 4,25 1,73 3,09

Fen 20 14 6 12,00 60 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 68 19 61,67 69 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DCBCBbCDCACDABBdcDdD

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DADBAaBCBD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADABBdDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DCAadDCddC

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT)  ACBABADa AcDCCC bBD

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) BBBADcACaBbcCCBACCcc

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 1 1 50
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 2 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 3 70

Matematik 20 14 3 70

Kareköklü İfadeler 8 3 2 38
Çarpanlar ve Katlar 6 5 1 83
Üslü İfadeler 6 6 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 3 1 75
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EDA KARAKOÇ 910 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,830 225,940 13 21 328 355 21796

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 5 11 1,33 7 4,25 1,73 3,09

Fen 20 7 12 3,00 15 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 44 41 30,33 34 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) cbBaB*CDCACDABBdADcb

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DADBcaBCBD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADbcBCDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) cdAadaCcaC

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT)  caB ccDdb ccddCA cD

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) B BAbcAacdbDCdccbCcd

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 2 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 11 25

Matematik 20 5 11 25

Kareköklü İfadeler 8 2 3 25
Çarpanlar ve Katlar 6 2 4 33
Üslü İfadeler 6 1 4 17

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 1 3 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR BENGİ 884 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,513 225,940 3 3 29 30 4528

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 6 2 5,33 53 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 8 8 5,33 27 4,25 1,73 3,09

Fen 20 17 3 16,00 80 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 68 16 62,67 70 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CACDDABCBCDBAdDDBBCA

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) aDbDCDBABC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) ADADDCBBCB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG)   CDcCBdCD

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) ab  adDBCc CbC DBcAa

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) ABDCbCdBBABBCACADDAb

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 2 0 100
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 8 40

Matematik 20 8 8 40

Kareköklü İfadeler 8 2 2 25
Çarpanlar ve Katlar 6 3 3 50
Üslü İfadeler 6 3 3 50

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 3 0 100
Kalıtım 4 4 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA HÜSNA BENGİ 955 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,453 225,940 10 12 146 157 13529

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 8 7 5,67 28 4,25 1,73 3,09

Fen 20 11 8 8,33 42 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 48 32 37,33 41 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CACaDABdBCaBbdDaBBCA

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BDADCDdcaC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) bDADDdBcCB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) ddC  b  ba

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) dDCADdcB Aa  C D ccd

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) ABbaDCdBBABdacaAc AD

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 7 40

Matematik 20 8 7 40

Kareköklü İfadeler 8 3 2 38
Çarpanlar ve Katlar 6 4 1 67
Üslü İfadeler 6 1 4 17

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 2 33
Kalıtım 4 0 3 0
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ARTİŞ 121 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,523 225,940 12 17 267 286 19356

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 3 9 0,00 0 4,25 1,73 3,09

Fen 20 13 6 11,00 55 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 42 37 29,67 33 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) bbBaBACDCbCaA BdcDaD

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) cADBcCdCdb

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DAaAcBCDdC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) c bacDaABa

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) cb dcd DBC *  bb   a

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) BBcb cbCDBADCCBAaCcA

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 9 15

Matematik 20 3 9 15

Kareköklü İfadeler 8 2 2 25
Çarpanlar ve Katlar 6 1 4 17
Üslü İfadeler 6 0 3 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Kalıtım 4 3 0 75
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TAŞDEMİR 685 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
160,393 225,940 17 35 592 639 29250

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 2 2 1,33 13 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 8 12 4,00 20 4,25 1,73 3,09

Fen 20 8 12 4,00 20 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 30 54 12,00 13 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) bbcCdcdcCbCDbdcbAacD

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) acadcbdCBa

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADcBdbbda

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) bCAa      

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) BACdccADdCdbcdaCdcBa

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) BdBcDaAdccdcadBACdbA

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 0 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Kareköklü İfadeler 8 3 5 38
Çarpanlar ve Katlar 6 4 2 67
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 1 3 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HATİP ÇEPER 455 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,733 225,940 16 29 502 543 27044

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 4,25 1,73 3,09

Fen 20 6 12 2,00 10 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 40 46 24,67 27 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CACaabcaBCDBAcDDaBdd

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BDADCDBAda

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) AaADDCaBCB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) abaDcadAbD

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) acbbcdcBdd CbCDc cda

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) AccdDadacAaBdbd cDA 

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 2 0 100
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 1 0 100
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 14 20

Matematik 20 4 14 20

Kareköklü İfadeler 8 1 5 13
Çarpanlar ve Katlar 6 2 4 33
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

Mutasyon ve Modifikasyon 4 2 2 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 2 33
Kalıtım 4 1 3 25
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Biyoteknoloji 2 0 1 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİVANUR GÜNEŞ 2030 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,483 225,940 6 7 98 103 10191

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,22 4,30 5,47

Matematik 20 12 4 10,67 53 4,25 1,73 3,09

Fen 20 12 6 10,00 50 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 51 20 44,33 49 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) dcbaDABCBC BA DcaB b

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BDbDCDaABC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) ADADDCBcCB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sayısal (MAT) BDCADCDBCdBCd b Bd  

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) ABcC CaBBAcc bCdDDAD

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 12 4 60

Matematik 20 12 4 60

Kareköklü İfadeler 8 5 2 63
Çarpanlar ve Katlar 6 3 1 50
Üslü İfadeler 6 4 1 67

Sayısal (FEN) 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 2 33
Kalıtım 4 3 1 75
DNA ve Genetik Kod 4 2 0 50
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
JİNDA DURAN 568 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
132,967 225,940 19 48 789 855 33805

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 7,22 4,30 5,47

Matematik 20 6 14 1,33 7 4,25 1,73 3,09

Fen 20 5 15 0,00 0 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 24 56 5,33 6 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CACbDAcbdbbBAdbbaBCc

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BcdadbBddb

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) AcbaabdcdB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sayısal (MAT) daCbcdaabAcaAdDcBAdc

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) AcabaaCccdaddcacDDcD

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 0 1 0
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Kareköklü İfadeler 8 4 4 50
Çarpanlar ve Katlar 6 1 5 17
Üslü İfadeler 6 1 5 17

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Mutasyon ve Modifikasyon 4 2 2 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0
Kalıtım 4 1 3 25
DNA ve Genetik Kod 4 0 4 0
Biyoteknoloji 2 0 2 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SANCAK 911 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,347 225,940 8 10 137 145 12948

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,22 4,30 5,47

Matematik 20 4 2 3,33 17 4,25 1,73 3,09

Fen 20 13 6 11,00 55 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 44 16 38,67 43 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CAC DABCBC BAdDDaB c

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BDAaC aABC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) b ADDaBBCd

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sayısal (MAT)  Dd    aC     D  A  

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) ABcbDCbBdAaBCACcD AD

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 3 70

Türkçe 20 14 3 70

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 0 0
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 0 1 0
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 0 1 0
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 2 20

Matematik 20 4 2 20

Kareköklü İfadeler 8 1 1 13
Çarpanlar ve Katlar 6 1 0 17
Üslü İfadeler 6 2 1 33

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

Mutasyon ve Modifikasyon 4 2 2 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 3 0 100
Kalıtım 4 1 2 25
DNA ve Genetik Kod 4 4 0 100
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET CAN 20 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,117 225,940 1 1 22 22 4048

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 3 2 2,33 23 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 13 3 12,00 60 4,25 1,73 3,09

Fen 20 17 3 16,00 80 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 65 14 60,33 67 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DCBaBc DCACDABBdAc D

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DADdACBCdD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADABBCDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DC  dD  d 

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT)  cCB BAD bAcDCCC DBD

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) BBdADDACDBADCCBAaCcA

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 2 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 0 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 13 3 65

Matematik 20 13 3 65

Kareköklü İfadeler 8 4 1 50
Çarpanlar ve Katlar 6 4 2 67
Üslü İfadeler 6 5 0 83

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

Mutasyon ve Modifikasyon 4 4 0 100
Biyoteknoloji 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Kalıtım 4 4 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ABLAK 909 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,657 225,940 15 28 489 528 26576

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 3 6 1,00 10 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 3 8 0,33 2 4,25 1,73 3,09

Fen 20 8 10 4,67 23 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 33 37 20,67 23 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DbBaBddDCACDAccbdDdc

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) Dc ccCcCac

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADAcBCDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG)   b   b   

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT)   dBABdbcb cc  b    

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) BBcd cACcacD CacabDA

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 0 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 8 15

Matematik 20 3 8 15

Kareköklü İfadeler 8 0 2 0
Çarpanlar ve Katlar 6 0 4 0
Üslü İfadeler 6 3 2 50

Sayısal (FEN) 20 8 10 40

Fen 20 8 10 40

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 2 25
Biyoteknoloji 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Kalıtım 4 1 2 25
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP ZENGİ 43 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,813 225,940 9 11 145 156 13485

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 2 2 1,33 13 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 6 10 2,67 13 4,25 1,73 3,09

Fen 20 12 6 10,00 50 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 49 29 39,33 44 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CdCDaAdCdCDBAADDdBCA

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) abdDCDaABC

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) ADADDCBdCa

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) B    a  dD

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) dab    BCAcCdbDcdcbB

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) ABcdDdCBBAc CcbAD AD

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 0 50
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 10 30

Matematik 20 6 10 30

Kareköklü İfadeler 8 1 6 13
Çarpanlar ve Katlar 6 2 3 33
Üslü İfadeler 6 3 1 50

Sayısal (FEN) 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60

Mutasyon ve Modifikasyon 4 4 0 100
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 1 33
Kalıtım 4 0 3 0
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 2 0 100
İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN LEVENT 879 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,733 225,940 14 25 395 429 24129

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 3 2 2,33 23 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 1 2 0,33 3 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 3 5 1,33 7 4,25 1,73 3,09

Fen 20 6 9 3,00 15 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 33 24 25,00 28 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) bCBCBd DaACbA BAbD  

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR)  A Bd dC  

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADdBBCDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG)   A   d  d

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT)    BAc  d   a Cd  d 

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) aBcAbDAb  A dC cb cb

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 5 55

Türkçe 20 11 5 55

Metin Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 1 0
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 0 1 0
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 0 0 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 0 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 2 30

Tarih 10 3 2 30

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 2 10

İngilizce 10 1 2 10

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 0 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 5 15

Matematik 20 3 5 15

Kareköklü İfadeler 8 0 2 0
Çarpanlar ve Katlar 6 1 1 17
Üslü İfadeler 6 2 2 33

Sayısal (FEN) 20 6 9 30

Fen 20 6 9 30

Mutasyon ve Modifikasyon 4 2 2 50
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Kalıtım 4 0 2 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 2 1 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM ÇEPER 33 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,663 225,940 4 4 49 50 6771

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 8 7 5,67 28 4,25 1,73 3,09

Fen 20 12 8 9,33 47 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 64 21 57,00 63 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DCBCBACDCACDABBAADBD

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DADBACBCBD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADABBCDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) cCbBdDCcaa

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT) BcCBbBADaa  cbCC  d 

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) aBBADDdabBdDbCBcCCDc

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 20 0 100

Türkçe 20 20 0 100

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 7 40

Matematik 20 8 7 40

Kareköklü İfadeler 8 1 3 13
Çarpanlar ve Katlar 6 4 1 67
Üslü İfadeler 6 3 3 50

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Kalıtım 4 2 2 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
DNA ve Genetik Kod 4 3 1 75
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇİFTÇİ 34 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,987 225,940 11 15 194 207 16250

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 6 10 2,67 13 4,25 1,73 3,09

Fen 20 10 10 6,67 33 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 48 38 35,33 39 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) DCdCBACcCcCDABBAADca

Cevap Anh. B DCBCBACDCACDABBAADBD

Sözel (TAR) DbcBcaBCaD

Cevap Anh. B DADBACBCBD

Sözel (DİN) DADABBCDBC

Cevap Anh. B DADABBCDBC

Sözel (İNG) DbbcdbdccC

Cevap Anh. B DCABADCABC

Sayısal (MAT)  cdB aAcBbdaDCCbdb  

Cevap Anh. B BACBABADBCADDCCCADBD

Sayısal (FEN) BBaAcabbDBcDCCdAaCad

Cevap Anh. B BBBADDACDBADCCBACCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Metin Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 0 1 0
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 0 1 0
Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 1 1 50
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 1 0
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries  (Teen Life) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 1 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 10 30

Matematik 20 6 10 30

Kareköklü İfadeler 8 1 4 13
Çarpanlar ve Katlar 6 2 4 33
Üslü İfadeler 6 3 2 50

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mutasyon ve Modifikasyon 4 3 1 75
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 2 0
Kalıtım 4 2 2 50
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
DNA ve Genetik Kod 4 2 2 50
Mevsimlerin Oluşumu 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA BAĞATIR 35 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
137,153 225,940 18 44 761 821 33138

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 4 3 3,00 30 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 4,25 1,73 3,09

Fen 20 2 7 -0,33 -2 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 23 32 12,33 14 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CAdcDbBCBbaBb a cB A

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BDdDC  c a

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) cDADbCBBbd

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) Bc  cba b 

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) db      b       a dB

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) ABcabd  cb      c   

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 8 45

Türkçe 20 9 8 45

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 0 1 0
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 0 1 0
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Metin Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 0 0 0
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 0 0 0
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve Kaza İnancı 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 2 1 1 50
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 0 2 0
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing preferences (Teen Life) 1 0 0 0
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 0 0 0
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 1 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 0 1 0
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

Kareköklü İfadeler 8 0 2 0
Çarpanlar ve Katlar 6 0 2 0
Üslü İfadeler 6 1 1 17

Sayısal (FEN) 20 2 7 10

Fen 20 2 7 10

Mutasyon ve Modifikasyon 4 1 2 25
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 0 33
Kalıtım 4 0 2 0
DNA ve Genetik Kod 4 0 2 0
Biyoteknoloji 2 0 0 0
İklim ve Hava Hareketleri 2 0 1 0
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PRUVA AKADEMİ 8. SINIF DENEME-2

AĞRI / AĞRI MERKEZ / İpekyolu Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇEPER 106 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,393 225,940 5 6 53 55 7058

Puanı Hesaplanan: 72 1115 1214 41519

Katılımlar: 20 72 1124 1223 41691

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 10,97 6,52 9,18

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,90 2,56 4,82

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,22 4,30 5,47

İngilizce 10 8 0 8,00 80 1,31 0,98 3,01

Matematik 20 14 5 12,33 62 4,25 1,73 3,09

Fen 20 6 12 2,00 10 6,87 3,33 6,70

Toplam: 90 63 21 56,00 62 35,32 19,21 31,58

Sözel (TÜR) CACDDABCBbDBAADDBBC 

Cevap Anh. A CACDDABCBCDBAADDBBCA

Sözel (TAR) BDADCDabBb

Cevap Anh. A BDADCDBABC

Sözel (DİN) ADADDCBBCB

Cevap Anh. A ADADDCBBCB

Sözel (İNG) BACD CB CD

Cevap Anh. A BACDACBACD

Sayısal (MAT) BDCADCaBbA CdbDDaAAB

Cevap Anh. A BDCADCDBCABCACDDBAAB

Sayısal (FEN) cB CcCaBadBcacacDad 

Cevap Anh. A ABDCDCCBBABBCACADDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 1 90

Türkçe 20 18 1 90

Sözcük ve Sözcük Gruplarında Anlam 1 1 0 100
Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil) 1 1 0 100
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyisler 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Öznel-Nesnel Anlatım, Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul Sonuç İlişkisi) 1 1 0 100
Görsel Okuma 1 1 0 100
Cümle Tamamlama 1 1 0 100
Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları 1 1 0 100
Söz Sanatları (Kişileştirme, Benzetme, Konuşturma, Karşıtlık, Abartma) 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Yardımcı Düşünce) 1 1 0 100
Cümlenin Temel Ögeleri (Özne, Yüklem) 1 0 1 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Hikâye Unsurları (Olay, Yer, Zaman, Kişi ve Anlatıcı) 1 1 0 100
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Metin Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Anlam (Örneklendirme, Abartma, Karşılaştırma, Benzetme Cümleleri) 1 1 0 100
Fiilimsi (Zarf-Fiil) 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık ve Muhakeme 1 1 0 100
Paragrafta Anlam (Konu, Ana Düşünce) 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader ve Kaza İnancı 2 2 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 2 2 0 100
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) 1 1 0 100
Kaderle İlgili Kavramlar 2 2 0 100
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı 1 1 0 100
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 8 0 80

İngilizce 10 8 0 80

Making simple inquiries  (Teen Life) 1 1 0 100
Making simple inquiries (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing preferences (Teen Life) 1 1 0 100
Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons (Friendship) 2 2 0 100
Describing simple processes (In The Kitchen) 1 0 0 0
Making simple inquiries ((Friendship) 1 1 0 100
Expressing preferences (In The Kitchen) 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes (Teen Life) 1 0 0 0
Stating personal opinions  (Teen Life) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 5 70

Matematik 20 14 5 70

Kareköklü İfadeler 8 5 2 63
Çarpanlar ve Katlar 6 5 1 83
Üslü İfadeler 6 4 2 67

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

Mutasyon ve Modifikasyon 4 0 4 0
Mevsimlerin Oluşumu 3 1 2 33
Kalıtım 4 1 2 25
DNA ve Genetik Kod 4 1 3 25
Biyoteknoloji 2 1 1 50
İklim ve Hava Hareketleri 2 2 0 100
Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 0 0
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